
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SULTANGAZİ SABRİ ÜLKER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Vip 3232412021 TYT Deneme-2 6856 1310 222 51

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 26.11 9.41 23.76 10.64 4.64 9.48 10.61 4.15 9.57 5.50 4.46 4.38 52.86 22.66 47.20 249.441

İl Ortalaması 27.33 8.38 25.24 10.84 4.44 9.73 11.56 4.35 10.48 5.73 4.70 4.55 55.46 21.87 49.99 258.782
Okul Ortalaması 21.96 12.18 18.92 10.25 4.92 9.02 6.20 3.82 5.24 2.41 3.86 1.45 40.82 24.78 34.63 206.483

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - HALİD EMRE ŞAHİN 12 / A 26 5 24.75 12 2 11.50 27 5 25.75 12 8 10.00 77.00 20.00 72.00 338.450 1093 205 2 1
2 0 - ERCAN GÜR 12 / B 31 5 29.75 16 2 15.50 11 1 10.75 6 5 4.75 64.00 13.00 60.75 292.147 2006 402 5 2
3 65 - MİRAÇ ÇELİK 12 / A 30 10 27.50 15 3 14.25 12 2 11.50 7 4 6.00 64.00 19.00 59.25 288.448 2080 422 6 3
4 212 - YUSUF ÖZYURT 12 / A 31 9 28.75 11 8 9.00 17 9 14.75 0 2 -0.50 59.00 28.00 52.00 265.870 2653 600 7 4
5 0 - MİRAÇ TEKKOL 0 / 0 30 10 27.50 12 5 10.75 16 4 15.00 2 13 -1.25 60.00 32.00 52.00 265.560 2663 604 8 5
6 911 - TALHA YİĞİTOĞLU 12 / B 27 6 25.50 15 1 14.75 8 1 7.75 3 4 2.00 53.00 12.00 50.00 255.773 2950 668 13 6
7 613 - EMİRHAN KILIÇ 12 / B 28 6 26.50 15 3 14.25 8 1 7.75 0 0 0.00 51.00 10.00 48.50 250.418 3124 719 20 7
8 872 - İLKER ÖZDEN 12 / A 26 8 24.00 10 2 9.50 15 6 13.50 1 4 0.00 52.00 20.00 47.00 249.565 3150 723 21 8
9 948 - ERCAN SAR I 12 / E 28 9 25.75 15 5 13.75 2 5 0.75 10 8 8.00 55.00 27.00 48.25 248.428 3183 728 22 9

10 0 - ABDULBAKİ ASNA 0 / 0 29 4 28.00 12 4 11.00 7 5 5.75 3 5 1.75 51.00 18.00 46.50 243.947 3319 775 28 10
11 750 - KEREM DEVECİOĞLU 12 / E 29 11 26.25 16 2 15.50 5 0 5.00 0 0 0.00 50.00 13.00 46.75 243.190 3338 782 29 11
12 239 - YUŞA OMAÇ 12 / A 30 9 27.75 11 4 10.00 4 3 3.25 7 7 5.25 52.00 23.00 46.25 243.047 3344 784 30 12
13 412 - FATİH İLHAN 12 / A 27 6 25.50 9 2 8.50 3 0 3.00 7 2 6.50 46.00 10.00 43.50 234.870 3578 836 36 13
14 438 - YASİN AÇIKGÖZ 12 / B 31 9 28.75 13 5 11.75 3 1 2.75 2 5 0.75 49.00 20.00 44.00 233.925 3593 838 37 14
15 399 - AHMET YÖNEY 12 / A 26 11 23.25 7 6 5.50 12 8 10.00 4 4 3.00 49.00 29.00 41.75 232.540 3646 847 38 15
16 0 - BERKAY AKGÜL 12 / B 20 5 18.75 13 5 11.75 8 6 6.50 5 5 3.75 46.00 21.00 40.75 226.945 3842 878 47 16
17 503 - ALİ EFE ÖZCAN 12 / C 29 9 26.75 14 3 13.25 3 3 2.25 1 6 -0.50 47.00 21.00 41.75 225.968 3879 886 49 17
18 0 - YASİR ÖZDEMİR 0 / 0 7 13 3.75 7 4 6.00 20 1 19.75 9 6 7.50 43.00 24.00 37.00 224.800 3914 894 51 18
19 0 - FURKAN GÜLTEKİN 12 / A 13 9 10.75 9 6 7.50 20 12 17.00 3 7 1.25 45.00 34.00 36.50 219.283 4125 933 58 19
20 7033 - MURAT KOLU 12 / B 29 11 26.25 13 4 12.00 2 2 1.50 1 6 -0.50 45.00 23.00 39.25 217.820 4174 943 60 20
21 554 - EYÜP ENSAR ÖZCAN 12 / F 25 9 22.75 12 3 11.25 4 0 4.00 1 2 0.50 42.00 14.00 38.50 217.347 4189 946 62 21
22 748 - AKİF SİYAMBAŞ 12 / F 27 10 24.50 12 6 10.50 4 1 3.75 0 1 -0.25 43.00 18.00 38.50 217.022 4199 949 64 22
23 142 - YUSUF ALEVCAN 12 / C 29 9 26.75 13 5 11.75 0 0 0.00 1 6 -0.50 43.00 20.00 38.00 213.052 4327 970 68 23
24 266 - SALİH KARADENİZ 12 / A 20 10 17.50 10 1 9.75 7 5 5.75 2 2 1.50 39.00 18.00 34.50 206.317 4578 1012 74 24
25 437 - SELMAN KARABEL 12 / A 27 7 25.25 4 7 2.25 5 0 5.00 3 5 1.75 39.00 19.00 34.25 206.010 4589 1016 75 25
26 675 - EMRE KALKAN 12 / F 25 11 22.25 13 5 11.75 0 1 -0.25 1 2 0.50 39.00 19.00 34.25 201.482 4733 1031 79 26
27 0 - FARUK KELEŞ 12 / C 19 18 14.50 12 5 10.75 9 7 7.25 0 3 -0.75 40.00 33.00 31.75 197.655 4871 1046 86 27
28 979 - EMİRHAN BÖLÜKCÜ 12 / F 24 15 20.25 8 10 5.50 4 2 3.50 3 3 2.25 39.00 30.00 31.50 196.322 4919 1051 87 28
29 925 - FERDA KÖSE 12 / F 19 17 14.75 14 3 13.25 4 10 1.50 2 4 1.00 39.00 34.00 30.50 190.733 5095 1075 93 29
30 18 - AHMET KARATAŞ 12 / F 20 15 16.25 14 4 13.00 4 9 1.75 1 6 -0.50 39.00 34.00 30.50 190.380 5111 1077 95 30
31 0 - RAMAZAN OLGUN 12 / D 21 16 17.00 11 4 10.00 5 9 2.75 0 0 0.00 37.00 29.00 29.75 189.110 5149 1082 96 31
32 315 - RESUL AKKÖSE 12 / F 21 17 16.75 9 10 6.50 5 0 5.00 0 0 0.00 35.00 27.00 28.25 186.090 5227 1089 98 32
33 673 - TALHA KARATAŞ 12 / E 18 21 12.75 14 4 13.00 3 5 1.75 1 1 0.75 36.00 31.00 28.25 183.752 5314 1096 101 33
34 992 - MAHMUT ŞAHİN 12 / F 20 15 16.25 10 8 8.00 4 1 3.75 0 1 -0.25 34.00 25.00 27.75 183.542 5320 1098 103 34
35 347 - AKİF SEFA GÜNAY 12 / E 21 16 17.00 10 7 8.25 3 1 2.75 0 4 -1.00 34.00 28.00 27.00 180.317 5422 1110 107 35
36 867 - YUŞA KAZAK 12 / F 22 17 17.75 10 8 8.00 0 3 -0.75 1 0 1.00 33.00 28.00 26.00 175.875 5565 1127 112 36
37 156 - BURHAN SARAÇOĞLU 12 / B 16 7 14.25 1 1 0.75 10 4 9.00 0 0 0.00 27.00 12.00 24.00 175.697 5573 1128 113 37
38 505 - AHMET TUNA ÇAYKITER 0 / E 17 21 11.75 12 6 10.50 3 5 1.75 2 2 1.50 34.00 34.00 25.50 175.655 5574 1129 114 38
39 995 - MUHSİN TETİK 12 / F 20 20 15.00 11 9 8.75 2 7 0.25 5 14 1.50 38.00 50.00 25.50 174.978 5592 1133 116 39
40 590 - M FATİH YILMAZ 12 / E 21 18 16.50 9 6 7.50 2 3 1.25 0 0 0.00 32.00 27.00 25.25 174.385 5608 1134 117 40
41 9901 - EMİN ÇELİK 12 / D 16 11 13.25 6 3 5.25 5 6 3.50 1 2 0.50 28.00 22.00 22.50 167.478 5823 1152 124 41
42 515 - ENES HAYIRLIOĞLU 12 / B 14 8 12.00 5 1 4.75 6 7 4.25 2 4 1.00 27.00 20.00 22.00 166.572 5846 1154 125 42
43 972 - TUNAHAN CEYLAN 12 / F 18 22 12.50 9 11 6.25 1 3 0.25 6 12 3.00 34.00 48.00 22.00 164.787 5893 1159 129 43
44 273 - YAKUP HAKKIERTUĞRUL 0 / 0 20 16 16.00 7 8 5.00 1 3 0.25 1 1 0.75 29.00 28.00 22.00 164.138 5914 1162 131 44
45 927 - EMİN D R DURAK 12 / E 17 18 12.50 11 8 9.00 1 7 -0.75 3 7 1.25 32.00 40.00 22.00 163.293 5927 1165 133 45
46 0 - AHMET YILDIZLI 0 / 0 9 7 7.25 8 5 6.75 7 2 6.50 1 4 0.00 25.00 18.00 20.50 162.597 5940 1167 134 46
47 375 - SALİH ŞAN 12 / B 12 5 10.75 0 0 0.00 7 2 6.50 0 0 0.00 19.00 7.00 17.25 153.135 6149 1190 141 47
48 44 - MUHAMMED ÖZKAYA 12 / B 12 28 5.00 11 9 8.75 5 6 3.50 0 0 0.00 28.00 43.00 17.25 150.433 6202 1197 144 48
49 655 - FATİH ÖKCE 12 / E 14 7 12.25 6 10 3.50 1 3 0.25 1 4 0.00 22.00 24.00 16.00 145.200 6288 1205 150 49
50 392 - SÜLEYMAN BULUT 12 / E 15 20 10.00 6 8 4.00 1 8 -1.00 2 6 0.50 24.00 42.00 13.50 136.745 6413 1226 160 50
51 64 - MÜCAHİT ALTUN 12 / E 14 25 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 25.00 7.75 119.535 6636 1271 194 51


