
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SULTANGAZİ SABRİ ÜLKER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT NFT Kurumsal Deneme Sınavı-1 (2023-2024) 3931 737 204 71

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 20.36 13.29 17.04 9.48 5.10 8.20 8.95 4.23 7.89 4.44 3.76 3.50 43.23 26.38 36.64 222.070

İl Ortalaması 19.60 13.88 16.13 9.24 5.40 7.89 6.80 4.44 5.69 3.68 3.99 2.68 39.32 27.72 32.39 207.955
Okul Ortalaması 17.15 16.00 13.15 10.20 6.28 8.63 5.97 4.76 4.78 4.07 5.04 2.81 37.39 32.08 29.37 198.075

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 641 - MUHAMED KÖMUSLUOĞLU 11 / A 22 10 19.50 14 3 13.25 17 3 16.25 10 3 9.25 63.00 19.00 58.25 294.475 531 33 1 1
2 386 - İSMAİL YILDIZ 11 / C 25 6 23.50 9 4 8.00 11 4 10.00 5 1 4.75 50.00 15.00 46.25 253.900 1032 106 5 2
3 18 - YUSUF ENDER YILDIRI 11 / D 22 14 18.50 14 6 12.50 10 3 9.25 7 8 5.00 53.00 31.00 45.25 251.075 1087 118 6 3
4 916 - MEHMET RAMAZAN GÜR 11 / A 17 12 14.00 10 4 9.00 18 9 15.75 9 10 6.50 54.00 35.00 45.25 250.875 1091 119 7 4
5 7013 - SÜHEYL OLGUN 11 / A 24 10 21.50 13 6 11.50 10 6 8.50 5 5 3.75 52.00 27.00 45.25 250.850 1093 120 8 5
6 490 - ALİ SARIGÜL 11 / A 21 10 18.50 13 7 11.25 9 7 7.25 9 8 7.00 52.00 32.00 44.00 247.025 1163 137 9 6
7 152 - YASİN ER 11 / C 19 16 15.00 14 3 13.25 8 5 6.75 7 1 6.75 48.00 25.00 41.75 239.775 1318 172 14 7
8 371 - ALİ GÖÇMEN 11 / A 18 10 15.50 13 4 12.00 10 6 8.50 7 6 5.50 48.00 26.00 41.50 238.700 1338 176 15 8
9 224 - M CENK SOYDEMİR 11 / C 19 14 15.50 14 5 12.75 11 2 10.50 3 2 2.50 47.00 23.00 41.25 237.650 1354 181 17 9

10 398 - YUSUF ENES BALKAYA 11 / C 20 19 15.25 15 4 14.00 9 5 7.75 5 6 3.50 49.00 34.00 40.50 235.400 1403 190 18 10
11 384 - M ENES KIYMAZ 11 / A 23 15 19.25 9 6 7.50 8 12 5.00 11 9 8.75 51.00 42.00 40.50 235.275 1407 192 19 11
12 372 - MİRZA KAAN YILMAZ 11 / D 21 18 16.50 14 5 12.75 9 4 8.00 4 5 2.75 48.00 32.00 40.00 233.550 1440 196 20 12
13 248 - OSMAN EFE ÖZGÖZ 11 / E 22 12 19.00 13 5 11.75 2 2 1.50 8 2 7.50 45.00 21.00 39.75 233.100 1450 202 22 13
14 407 - ERKAM TÜRKHAN 11 / D 15 19 10.25 15 1 14.75 14 6 12.50 2 2 1.50 46.00 28.00 39.00 230.325 1521 213 24 14
15 512 - MUSA TANRIVER 11 / A 16 18 11.50 12 8 10.00 13 6 11.50 8 9 5.75 49.00 41.00 38.75 229.450 1546 219 26 15
16 770 - MEHMET ALİ YILMAZ 11 / C 22 13 18.75 13 6 11.50 8 2 7.50 3 10 0.50 46.00 31.00 38.25 227.425 1600 233 27 16
17 472 - TALHA ER 11 / A 16 22 10.50 10 9 7.75 12 6 10.50 10 7 8.25 48.00 44.00 37.00 223.700 1703 258 29 17
18 221 - YUSUF ABDULLAH 11 / B 25 14 21.50 15 5 13.75 3 6 1.50 0 0 0.00 43.00 25.00 36.75 222.650 1728 263 31 18
19 750 - MAHMUT YUSUF AYKUT 11 / A 15 14 11.50 10 4 9.00 7 3 6.25 10 5 8.75 42.00 26.00 35.50 218.925 1838 289 34 19
20 320 - RESUL ABO 11 / A 19 16 15.00 9 7 7.25 8 8 6.00 7 5 5.75 43.00 36.00 34.00 213.500 1981 315 42 20
21 206 - EFE DEMİR 11 / C 20 17 15.75 13 6 11.50 7 5 5.75 2 4 1.00 42.00 32.00 34.00 213.450 1984 316 43 21
22 451 - TEMUÇİN HAN YAKAN 11 / A 18 10 15.50 10 5 8.75 5 4 4.00 7 6 5.50 40.00 25.00 33.75 212.800 1995 318 44 22
23 255 - EMİRHAN DANIŞMAZ 11 / E 21 16 17.00 14 5 12.75 6 10 3.50 1 2 0.50 42.00 33.00 33.75 212.700 1998 320 45 23
24 339 - ERTUĞRUL DURAN 11 / A 13 14 9.50 11 7 9.25 14 3 13.25 4 9 1.75 42.00 33.00 33.75 212.475 2004 324 46 24
25 302 - BERAAT GEMİCİOĞLU 11 / B 17 13 13.75 11 4 10.00 4 2 3.50 6 1 5.75 38.00 20.00 33.00 210.475 2063 336 48 25
26 894 - MOH* D N NASSER 11 / A 19 13 15.75 11 5 9.75 6 6 4.50 5 8 3.00 41.00 32.00 33.00 210.175 2069 341 50 26
27 166 - HARUN ELİTAŞ 11 / A 24 12 21.00 9 2 8.50 2 3 1.25 3 4 2.00 38.00 21.00 32.75 209.125 2107 351 52 27
28 373 - KOÇHAN 11 / C 19 14 15.50 12 3 11.25 6 4 5.00 1 1 0.75 38.00 22.00 32.50 208.450 2127 358 55 28
29 332 - ÖMER FARRUK TETIK 11 / E 23 16 19.00 10 5 8.75 5 7 3.25 2 2 1.50 40.00 30.00 32.50 208.275 2132 360 56 29
30 222 - RECEP ORAL 11 / A 14 14 10.50 15 5 13.75 7 6 5.50 4 6 2.50 40.00 31.00 32.25 208.050 2142 363 57 30
31 396 - MAHMUT BAŞAR 11 / A 15 13 11.75 9 9 6.75 9 4 8.00 8 10 5.50 41.00 36.00 32.00 206.825 2171 368 59 31
32 356 - ALİ TEK 11 / D 16 17 11.75 13 4 12.00 6 7 4.25 6 9 3.75 41.00 37.00 31.75 206.350 2188 375 63 32
33 848 - BURAKCAN BAYRAM 11 / E 21 16 17.00 12 8 10.00 6 10 3.50 2 3 1.25 41.00 37.00 31.75 205.900 2200 379 64 33
34 523 - ENSAR TUĞLU 11 / A 16 17 11.75 14 4 13.00 4 2 3.50 5 8 3.00 39.00 31.00 31.25 204.725 2234 384 68 34
35 799 - MERTALİ POLAT 11 / E 27 11 24.25 7 13 3.75 1 1 0.75 6 13 2.75 41.00 38.00 31.50 204.600 2239 386 70 35
36 202 - MUSTAFA MERT EGE 11 / D 21 18 16.50 9 11 6.25 5 4 4.00 6 6 4.50 41.00 39.00 31.25 204.200 2252 388 71 36
37 164 - NURULLAH TÜNCEL 11 / C 20 16 16.00 11 5 9.75 6 4 5.00 2 7 0.25 39.00 32.00 31.00 203.300 2284 399 76 37
38 455 - YUSUF ÇİÇEK 11 / B 13 7 11.25 16 2 15.50 1 0 1.00 3 1 2.75 33.00 10.00 30.50 202.475 2304 400 77 38
39 431 - HASAN ALİ KAHYA CR 11 / D 18 20 13.00 11 9 8.75 6 7 4.25 6 6 4.50 41.00 42.00 30.50 201.975 2320 406 78 39
40 300 - KAYRA HAKKI AKBAŞ 11 / B 20 12 17.00 13 5 11.75 1 1 0.75 1 0 1.00 35.00 18.00 30.50 201.925 2323 407 79 40
41 351 - FETHİ ASLAN 11 / E 21 16 17.00 12 8 10.00 6 11 3.25 1 3 0.25 40.00 38.00 30.50 201.675 2331 409 80 41
42 341 - ADEM BULANIK 11 / C 18 20 13.00 14 4 13.00 5 5 3.75 1 4 0.00 38.00 33.00 29.75 199.475 2388 420 84 42
43 410 - MUSTAFA YILDIZ 11 / D 18 16 14.00 12 5 10.75 3 1 2.75 2 2 1.50 35.00 24.00 29.00 196.925 2449 435 90 43
44 323 - BİNBAŞI ÖZÇELİK 11 / A 10 17 5.75 11 4 10.00 7 8 5.00 10 8 8.00 38.00 37.00 28.75 196.675 2457 438 91 44
45 522 - MEHMET MENEKŞE 11 / E 20 17 15.75 10 4 9.00 4 3 3.25 1 5 -0.25 35.00 29.00 27.75 192.450 2555 458 95 45
46 263 - AHMET EMİR YOĞURTÇU 11 / B 18 19 13.25 12 8 10.00 2 6 0.50 5 5 3.75 37.00 38.00 27.50 192.125 2567 463 97 46
47 771 - ENES BAYRAKTAR 11 / A 15 18 10.50 12 8 10.00 9 9 6.75 3 13 -0.25 39.00 48.00 27.00 190.075 2602 467 99 47
48 433 - YAHYA ŞERBETCİ 11 / A 17 17 12.75 10 2 9.50 9 14 5.50 1 12 -2.00 37.00 45.00 25.75 185.725 2720 496 110 48
49 176 - MERT ALİ SUSUZ 11 / C 15 16 11.00 7 6 5.50 6 2 5.50 4 2 3.50 32.00 26.00 25.50 185.050 2737 501 112 49
50 7012 - ÖMER FARUK YİNANÇ 11 / C 15 21 9.75 11 7 9.25 3 3 2.25 3 1 2.75 32.00 32.00 24.00 180.400 2849 525 120 50
51 773 - MEHMET EREN PALA 11 / A 16 16 12.00 8 9 5.75 1 1 0.75 6 6 4.50 31.00 32.00 23.00 176.925 2929 545 126 51
52 435 - MUAZ ÖZPULAT 11 / D 14 24 8.00 8 12 5.00 7 11 4.25 7 7 5.25 36.00 54.00 22.50 175.275 2963 550 128 52
53 510 - ABDURRAHMAN AKSOY 11 / A 21 19 16.25 7 8 5.00 2 3 1.25 0 0 0.00 30.00 30.00 22.50 174.750 2975 553 129 53
54 276 - TAHA ABAZA 11 / A 14 22 8.50 8 6 6.50 5 5 3.75 5 7 3.25 32.00 40.00 22.00 173.575 3001 561 134 54
55 540 - MUSTAFA UÇAR 11 / A 6 13 2.75 10 3 9.25 8 4 7.00 5 10 2.50 29.00 30.00 21.50 172.125 3043 570 137 55
56 651 - MUSTAFAİNAN 11 / B 13 14 9.50 8 12 5.00 4 5 2.75 7 13 3.75 32.00 44.00 21.00 170.175 3083 578 139 56
57 595 - MUHAMMET DAĞ 11 / E 19 17 14.75 5 6 3.50 4 10 1.50 1 5 -0.25 29.00 38.00 19.50 164.675 3196 600 144 57
58 640 - MUSTAFA YÜKSEL 11 / B 14 18 9.50 8 10 5.50 2 5 0.75 5 7 3.25 29.00 40.00 19.00 163.575 3225 606 147 58
59 602 - SEMİH PAŞAHAN 11 / B 17 14 13.50 5 5 3.75 1 0 1.00 0 0 0.00 23.00 19.00 18.25 160.600 3278 614 149 59
60 650 - AHMET DEMİR 11 / B 15 25 8.75 10 10 7.50 2 7 0.25 3 8 1.00 30.00 50.00 17.50 158.600 3316 621 153 60
61 660 - MUSTAFA ANAYURT 11 / E 15 22 9.50 8 12 5.00 4 3 3.25 1 6 -0.50 28.00 43.00 17.25 157.375 3334 626 155 61
62 957 - BURAK TEKBAŞ 11 / E 15 23 9.25 8 10 5.50 2 5 0.75 0 0 0.00 25.00 38.00 15.50 151.700 3439 650 164 62
63 397 - GÜRKAN KARGA 11 / C 9 19 4.25 6 5 4.75 5 3 4.25 3 5 1.75 23.00 32.00 15.00 150.150 3470 655 165 63
64 403 - RIDVAN BİLİCİ 11 / E 13 27 6.25 8 12 5.00 6 12 3.00 0 0 0.00 27.00 51.00 14.25 147.525 3516 664 168 64
65 483 - YUSUF İSMAİL PULAT 11 / E 12 17 7.75 4 7 2.25 5 3 4.25 2 8 0.00 23.00 35.00 14.25 147.250 3521 666 169 65
66 803 - YASİ ARDA BAŞAR 11 / E 14 23 8.25 5 15 1.25 3 4 2.00 2 7 0.25 24.00 49.00 11.75 138.925 3617 682 176 66
67 383 - YUSUF TALHA EMEKTAR 11 / B 6 9 3.75 8 5 6.75 1 0 1.00 0 0 0.00 15.00 14.00 11.50 138.625 3626 686 180 67
68 265 - SALİH KAYA 11 / B 8 8 6.00 5 4 4.00 1 0 1.00 1 4 0.00 15.00 16.00 11.00 136.700 3651 693 183 68
69 772 - FATİH AK 11 / B 12 22 6.50 2 3 1.25 1 0 1.00 0 0 0.00 15.00 25.00 8.75 129.000 3750 705 190 69
70 560 - MUHAMMET SAMSAMA 11 / B 10 13 6.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 11.00 13.00 7.75 125.575 3781 711 193 70
71 525 - BATUHAN ARAS 11 / B 12 26 5.50 2 17 -2.25 1 0 1.00 0 0 0.00 15.00 43.00 4.25 113.800 3856 723 198 71




